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Re: prasa LF naudu

From: Jaime and Tija (tijalaura@comcast.net)
Sent: April 2, 2009 12:29:55 AM
To: Alja Mazsilis (mazsilis@hotmail.com)

Sveika, Aija,

Tu visu dariji pareizi, es laikam parcentos; atvainojos. Konta pietiks nauda Margitas projektam, bet pec tam

gan vajadzes paredzet nakamos izdevumus. Es rit parskaitisu naudu Margitas projektam un gaidisu z

Tevis. Visu labuy, Tija.
On Apr 1, 2009, at 8:05 PM, Alja Mazsilis wrote:
Labvakar Tija--

Paldies par paskaidrojumu. Tomer, vai tas nozime, ka mans sutitais lugums

(nosutits svetdien) sakara ar Margitas projektu nav pienemams? Es dariju ka man
Valdis macija, un Margita man prasa vai vina driz vares sanemt atbalstu. Saprotu,

ka Astrida rikojas, un centisos ta ari nakotne.
Paldies Tija.

Aija

From: tijalaura@comcast.net

To: mazsilis@hotmail.com; Ifvietnieks@gmail.com
Subject: Fwd: prasa LF naudu

Date: Sun, 29 Mar 2009 21:28:32 -0700

Sveika, Aija

inu no

Te ir paraugs, ka Astrida pieprasija naudu projektu izmaksam Latvija. Sis lugums ir

rakstits latviski, bet kadreiz vina rakstitu ari angliski. Tie protams ir aptuveni

aprekini, jo Astrida nevareja precizi zinat, kad nauda tiks prasita, bet vinai laikam

bija kaut kada sajega par to jo vinai bija kontakts ar projektu veicejiem. Sads
aprekins dod man ka gramatvedei iemeslu veikt parskaitijumu. Ieteiktu Tev
uzrakstit tadu vismaz par Margitas projektu ($6,000), ja ne par citiem.
Parskaitijums (wire transfer) prasa apmeram 2 nedelas un maksa ap $40, tapec

parasti parsutam lielaku summu reize, nevis vairakas mazakas summas. Gaidisu :)

Paldies par visu, ko Tu sodien paspeji izdarit. Apzinos, ka Tev ir darba pilnas rokas.

Lai Tev laba darba nedela! Visu labu, Tija.

Begin forwarded message:

From: Astrida Levensteins <astrida@earthlink.net>
Date: May 9, 2006 8:23:40 PM PDT

To: Tija Laura; 'Aija Abene'

Subject: Re: prasa LF naudu

lLLabvakar Tija: Domaju, ka varetu but sekojosas projektu izmaksas
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nakamaja
menesi:

Uzvards - LF Nr. - summa USD

Stiere LFO5030: $1640 (lugums jau iesniegts)
Ulbina LF05032: $1200

KuSnere LF05003: $2000

Pigozne LF05013: $2000

Kopa: $6840 Vai sadu summu tu varetu parskaitit uz Rigas kontu driz?
Paldies, Astrida

> From: "Tija Laura" <tijalaura@comcast.net>

> Date: Sat, 6 May 2006 09:55:50 -0700

> To: "'Astrida Levensteins' <astrida@earthlink.net>, ""Aija Abene"
> <aijaabens@gmail.com>

> Subject: RE: prasa LF naudu

>

> Ar Uga palidzibu, mes izurbamies cauri Fidelity konta ipasibam un
ipatnibam,

> un man izdevas parsutit naudu no Fidelity uz Northern Trust; uz
prieksu man

> vajadzetu varet to darit bez "uzraudzibas". Butu labi zinat apmeram
cik

> lielas bus izmaksas Latvija nakamos paris menesus. Astrida, vai Tev
ir kads

> aptuvens aprekins? T.

>

> ----- Original Message-----

> From: Astrida Levensteins [mailto:astrida@earthlink.net]

> Sent: Tuesday, May 02, 2006 8:19 PM

> To: Tija Karkle; Aija Abene

> Subject: prasa LF naudu

>

> Labdien Tija: Man bus driz jaizmaksa vairakiem nauda par
projektiem.

> Nakosais ir ar 950Ls, un ja Aija ir izdarijusi pedejo parskaitijumu tad
> Rigas konta varetu but vel tikai apm. 440 Ls. Vai varesi parskaitit
naudu

> no ASV uz Rigu? Gaidisu tavu zinu, lai varetu atbildet attiecigi
projektu

> izpilditajiem. Paldies! Astrida

hitp:/b1136w.blul36.mail.live.com/mail/PrintShell.aspx?type=message&cpids=9e432e87-¢... 4/8/2009




Windows Live Hotmail Print Message Page 1 of 1

RE: PARSKAITIJUMS

From: Margita Gailitis (margita.poet@e-teliamtc.lv)
t: March 31, 2009 8:20:56 AM
Tor  Alja Mazsilis (mazsilis@hotmail.com)

Mila Aija,

Busu loti pateiciga, ja Jus man varetu pazinot kad si 3000$ summa tiks parskaitita uz Mansardu, un no
kurienes. Vai ta tiek parskaitita dolaros jeb latos?

Visu labu

Margita
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From:
Subject:
Date:
To:

Ce:

LF Kasieris <lIfkasieris@gmail.com>

Re: maksajums veikts

2009. gada 7. aprilis 15:56:36 GMT-04:00
Valdis Berzin$ <lIfpriekssedis@gmail.com>
Aija Mazsilis <Ifvietnieks@gmail.com>

Paldies, Valdi,

Margita ir briniskigs un apne
kad viss no musu puses ir izdarits (agrak vai velak)

nolemu drosibas pec jus ari patraucet. Sorry :)

Esmu pakosanas drudzi; piektdien nak "mover
lidosu uz Mineapoli. Visas LF lietas, iznemot visnepieciesamako
Mineapoli. Nepieciesamais naks man lidzi koferi. Visu labu un uz drizu tiksanos, Tija.

On Apr7;2009, at 12:42 PM, Valdis Berzin$ wrote:

Sveiki!

kadreiz prasijis SEB cilvekiem un Swedb
parasti tas notiekot vienas darba dienas

Es gribeju rakstit ka rit piezvanisu, betredzu ka parskaitijums ir sanemts. Ka, amerikani saka, FYI: esmu tiesi par so temu jau
a ir no viena konta uz otru tani pasa banka, tad

laika. Ja ir starp dazadam bankam, tad varot paiet lidz pat 4 darba dienam.
dienas" bankam ir no pirmdienas lidz piektdienai. Sestdienas un svetdienas, un ja ir kada svetku diena par starpu, tiek uzskatitas

ka brivdienas.

Visu labu, Valdis

ar daudz/atri uztraucas. Saprotu, ka vini ilgi gaidija so naudu, bet

migs cilveks, bet kadreiz vina drusku p
jerinat, ka redzi, bet beigas

, tad japalaujas bankas procesam. Meginaju vinu m

i sestdien braucam uz Idaho, kur atstasim masinu pie Jaime vecakiem, un pirmdien
(banku info, kases gramatas) esmu sapakojusi sutisanai uz

ank cilvekiemn. Tija, Tev ir taisniba, j



To: Margita Gailitis
Subject: Re: maksajums veikts

Ja, un ja tas butu viss viena banka, tad es sagaiditu atraku rezultatu, bet soreiz tas ir no Unibankas uz
Hansabanku. Jacer, ka viss bus labi. Ceru, ka Tev ari citadi iet labi :) Es patreiz esmu pakosanas
drudzi, jo pec nedelas jadodas uz Mineapoli. Jaime ir jau sacis savu jauno darbu tur un es paliku sai
puse paris ekstra nedelas. Visu labu, Tija.

On Apr 3, 2009, at 8:21 AM, Margita Gailitis wrote:

Paldies Tija! Gan jau tikai normali mazliet iekavejas lidz tiek lidz bankai!

----- Original Message-----

From: LF Kasieris [mailto:Ifkasieris@gmail.com]
Sent: Friday, April 03, 2009 6:09 PM

To: Margita Gailitis

Subject: Re: maksajums veikts

Labrit, Margita,

Parbaudiju savu parskaitijumu un viss bija pareizi uzrakstits. Lietoju so informaciju, ko
man iedeva Aija un ko vinai atsutija Janis Oga:

SIA "Apgads Mansards"

Nod. maks. reg. nr. 40003697813
Dzirnavu iela 82-34, Riga LV 1050

a/s Hansabanka filiale "Rudolfs", HABALV22
konts LVO4HABA0551008039014

Ticu, ka nauda bus driz klat! Lai Janis paskatas velreiz. Gaidisu. Visu labu, Tija.
On Apr 3, 2009, at 3:20 AM, Margita Gailitis wrote:
Mila Tija,

Man Janis Oga no apgada ludza lai noskaidroju 'ludzu, pajautaa, uz kadu SIA
ir parskaitits. Nav tada SIA "Mansards", bet SIA
"Apgads Mansards".' Jautajums tadel ka naudina vel nav ienakusi.

Skat lejup.

M

SIA "Apgads Mansards"

Reg. nr. LV40003697813

Jur. adrese Dzirnavu 82-34, Riga, LV-1050
Hansabanka, LVO4HABA0551008039014

----- Original Message-----

From: LF Kasieris [mailto:ltkasieris @gmail.com]
Sent: Thursday, April 02, 2009 11:05 PM

To: Margita Gailitis; Aija Mazsile-Lagzdina
Subject: maksajums veikts

Sveiki,

Zinoju, ka esmu parskaitijusi $3,000 uz SIA Mansards kontu trijos
atseviskos parskaitijumos. Margita, ludzu parbaudi, vai nauda ir
ienakusi un ja nav, dod man zinu.




From: Valdis Bérzin$ <lfpriekssedis@gmail.com>
Subject: Re: maksajums veikts
Date: 2009. gada 7. aprilis 15:42:43 GMT-04:00
To: LF Kasieris <lfkasieris@gmail.com>
Cc: Aija Mazsilis <lfvietnieks@gmail.com>

Sveiki!

Es gribeju rakstit ka rit piezvanisu, bet redzu ka parskaitijums ir sanemts. Ka, amerikani saka, FYI: esmu tiesi par so temu jau
kadreiz prasijis SEB cilvekiem un Swedbank cilvekiem. Tija, Tev ir taisniba, ja ir no viena konta uz otru tani pasa banka, tad parasti
tas notiekot vienas darba dienas laika. Ja ir starp dazadam bankam, tad varot paiet lidz pat 4 darba dienam. Seit, "darba dienas"
bankam ir no pirmdienas lidz piektdienai. Sestdienas un svetdienas, un ja ir kada svetku diena par starpu, tiek uzskatitas ka
brivdienas.

Visu labu, Valdis

2009/4/7 LF Kasieris <lfkasieris@gmail.com>
Viss kartiba! T.

Begin forwarded message:

From: "Margita Gailitis" <margita.poet@e-teliamtc.lv>
Date: April 7, 2009 12:04:52 AM PDT

To: "LF Kasieris" <lfkasieris @gmail.com>

Subject: RE: maksajums veikts

Mila Tija,

Naudina ir ieskaitita Mansarda konta. Liels paldies par to.

From: LF Kasieris [mailto:lfkasieris@gmail.com]
Sent: Monday, April 06, 2009 9:04 PM

To: Valdis Berzing; Aija Mazsilis

Cc: Margita Gailitis

Subject: Fwd: maksajums veikts

Valdi, es parskaitiju naudu uz SIA Apgads Mansards, bet man zino, ka nauda vel nav ienakusi. Ja Tev ir iespeja,
vai Tu varetu piezvanit uz Unibanku un pajautat, cik ilgi iet parskaitijums uz Hansabanku/Swedbanku? Musu
konta parskats rada, ka nauda ir izgajusi 3. aprili. Paldies! T.

Begin forwarded message:

From: "Margita Gailitis" <margita.poet@e-teliamtc.lv>
Date: April 6, 2009 4:33:07 AM PDT

To: "LF Kasieris" <lfkasieris@gmail.com>

Subject: RE: maksajums veikis

Mila Tija,

Tu ludzi lai pasaka vai parskaitijumi ir sanemti.Vel parskaitijumi nav pienakusi. Man liekas no Unibankas tiem vajadzeja jau but
tikusiem Hansa banka.

From: LF Kasieris [mailto:|fkasieris@gmail.com]
Sent: Friday, April 03, 2009 6:38 PM




