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From: Jaime and Tija <tijalaura@comcast.net>
Subject: Re: Projekts LFOSMO3, Muzeja "Latviesi pasaule”
Date: 2009. gada 14. oktobris 08:22:56 GMT-04:00
To: Ints Dzelzgalvis <intsdzsr@gmail.com>
Cec: Aija Mazsilis <aijamazsilis@me.com>

Vai, cik labi. Paldies, Int! Ja problema ir ar musu kontu, meginasim to atrisinat. Visu labu, Tija.
On Oct 14, 2009, at 12:03 PM, Ints Dzelzgalvis wrote:

Chau!

Es runaju ar LaPa un vini apzinas ka ir maksats divreiz un biroja vaditaja Marianna Auliciems ir meginajusi atsttit atpakal to otru

maksajumu, bet vinai esot bijusi kaut kada probléma to izdarit. Es méginasu noskaidrot kas ta probléma ir pirms pilnsapulces.

Visu labu!

Ints

2009. gada 14. oktobris 09:56 Jaime and Tija <tijalaura@comcast.net> rakstija:
Aija,

Sutu so velreiz, jo neesmu neko no Tevis dzirdejusi. Sutu ari Intam, jo vinam ir sakari ar so projektu. Loti ceru, ka jus varesiet
palidzet man so lietu atrisinat. Visu labu, Tija.

Begin forwarded message:

From: LF Kasieris <LFkasieris@gmail.com>

Date: October 7, 2009 9:05:25 PM CDT

To: Aija Mazsilis <aijamazsilis@me.com>

Cc: Valdis Berzin$ <LFpriekssedis@gmail.com>

Subject: Re: Projekts LFO9MO3, Muzeja " Latviesi pasaule”

Aija un Valdi,

Sodien atklaju, ka ir notikusi liela kluda. Man ir atsutiti divi lugumu izmaksat pilnu $2,000 sim projektam (viens 30. augusta,
otrs 15. septembri), LFOOMO3, un es abus ari izpildiju, resp. Marianna Auliciema ir sanemusi divreiz vairak, ne ka vinas
projektam ir pieskirts!! Es jau neskatijos, vai sie pieprasijumi atkartojas vai ne. To pamaniju tikai sodien, kad sledzu
septembra gramatas. Es protams uznemos savu dalu no vainas, bet ludzu ari no jusu puses palidzibu. Kad busim kopa
Filadelfija, varu jums sikak izstastit, cik pinkerigi ir nokartot vienu maksajumu, un cik liela ir iespeja, ka es saja sakara varetu
kludities. Tapec ir loti svarigi, ka mes ciesi sadarbojamies un meginam but pec iespejas pratigiem no abam pusem.

Tagad man loti vajag jusu palidzibu. Nezinu, kurs no jums ir sakaros ar Mariannu, bet ludzu vienu vai otru steidzami ar vinu
sazinaties; jaizstasta ka esam nejausi izmaksajusi vinai divas reizes, un jaludz, lai vina atsuta atpakal Ls 972.

Es nemaz nezinu, vai man ir visa vajadziga informacija, bet konts ir Unibanka, konta ipasnieks Valdis Berzins, un konta nr.
LV34UNLA0050008359505.

Velreiz loti atvainojos par kludisanos, un ceru uz drizu atrisinajumu. Visu labu, Tija.
On Sep 15, 2009, at 8:15 PM, Aija Mazsilis wrote:
Mila Tija un Valdi--

Kautgan summas mazliet atskiras no projekta iesniegurna ietvariem, esmu sanemusi vajadzigas kvites sakara ar Auliciemas
iesniegto projektu. Neesmu redzejusi brosuru, bet saprotu, ka tada ir un kad Jus to apgalvojat.

Ja Valdis so vel nav iesniedzis, tad Tija, ludzu:
Please use this e-mail as authorization to make a transfer of $2,000.00 to Marianna Auliciema, personal code 170472-

12600
to SEB bank, Krasta iela 105, Riga LV 1019, Latvia, tel number 80008009




Account LV65UNLA0050000571884, SWIFT:UNLALV2X
All the necessary receipts have been received, but we will require a copy of the brochure for our archives. With this transfer,

project LFO9MO3 can be considered closed.
Thank you, Tija.

Aija



From: Aija Mazsilis <mazsilis@gmail.com>
Subject: Re: Par projektu "Muzeja 'Latviesi pasaulé' - biroja un kratuves izveido$ana un popularizé$ana
Date: 2009. gada 4. oktobris 19:11:07 GMT-04:00
To: Marianna Auliciema <auliciema@gmail.com>

Labvakar!

Ta ka mums LF pilnsapulce notiek drizi, ceru ka Valdis Bérzin$ vai Ints Dzelzgalvis varés parvest uz ASV kadu bro$tru masu
arhtviemn. '

Paldies, un apsveicu par panakumiem!

Aija Mazsile-Lagzdina

On 2009.16.9, at 01:58, Marianna Auliciema wrote:
Labdien, Aijal

Liels paldies par atbildi! Man ir prieks, ka musu atskaite ir

Par parskaitijumu - man likas, ka nauda bija jau parskaitita - 4.
septembri, Valdis Bérzing man parskaitija 972 Lvl. Es biju pienemusi,
ka ta bija LF nauda.

Esam loti pateicigi LF par atbalstu!
Ar cienu,

Marianna

2009/9/16 Aija Mazsilis <mazsilis@gmail.com>:

Labvakar!

Kavejos ar atbildi jo nebiju uz vietas lai nokartotu pedejas detalas, sakara
ar Jusu iesniegto projektu. Jusu pieprasijums mazliet atskiras no ta, ka
bijat sadalijusi izmaksas bet tomer liekas, ka viss kartiba. Ari
noskaidroju, ka brosura eksiste! Tatad, sovakar nosutiju zinu musu
kasierei, lai vina parskaita naudu uz Jusu konta. Ceru, ka tas notiks
drizuma. Musu LF kasiere, Tija Karkle, parskaiti daris Jums zinamu.
Apsveicam, ar projekta izpildi!

Aija

On 2009.14.8, at 05:47, Marianna Auliciema wrote:

Labdien!

Es gribeju jautat, vai mans 26. junija epasts bija sanemts (ladzu skatities
apaksa), un ja ta, tad vai vajag sniegt kadu papildus informaciju
atskaitei?

Ar cienu un gaidot Jasu atbildi,
Marianna Auliciema

----------- Forwarded message ----------

From: Marianna Auliciema <auliciema@gmail.com>

Date: 2009/6/26

Subject: Par projektu "Muzeja 'Latviesi pasaulé' - biroja un kratuves
izveido$ana un popularizésana




To: lfvietnieks@gmail.com

Labdien!

Nosttu informaciju par LF atbalstita projekta "Muzeja "Latviesi pasaulg" -

biroja un kratuves izveidoSana un popularizé$ana” maksajumiem. Pielikuma ir
rékini par brosuras druku un biroja mébelu iegadi, ka ar7 Jura Zalana
apliecinajums par sanemto atlidzbu izpildot biroja administratora darbu.

Rekins par bukletu ir nedaudz mazaks ka bija planots, bet mebelu iegades

rekins lielaks. Tomer kopéja projektam iztéréta summa nemainas, tapéc ceru,

ka ar $Tm nelielajam izmainam nebas problemu. Rekins par bukleta druku ir

datéts 29. april1, kad vél nezinajam par LF lemumu, bet mums bija

nepiecie$ams sagatavot bukletu uz ALAs kongresu maija ménesa sakuma un tadel
nevaréjam gaidit LF apstiprinajumu.

Ladzu LF pieskirtos lidzeklus ($2000) parskaitit uz sekojosu kontu:

1. Marianna Maija Auliciema, p.k. 170472-12600

2. SEB banka, Krasta iela 105, Riga, LV 1019, Latvija, talr. 80008009
3. Konta nr: LVB5UNLA0O050000571884, SWIFT: UNLALV2X

Ladzu ieverot, ka Sis konts ir cits neka bija pieteikts LF projekta
pieteikuma.

Pateicos LatvieSu fondam par vertigo atbalstu "Latviesi Pasaulé - muzejs un
pétniecibas centra" tapsana.

Ar cienu,

Marianna Auliciema

"Latvie$i pasaulé - muzejs un pétniecibas centrs"
&k O L@V PGEIQ

www.lapamuzejs.lv

Marianna Aulicierna

Biroja vaditaja

"LatvieSi pasaulé - muzejs un pétniecibas centrs"

talr. 29175510

www.lapamuzejs.lv
<rekins_mebeles"__260609.JPG><drukas_rekins_290409.JPG><ZaIans_apIiecinajums,260609.JPG>

Marianna Auliciema

Biroja vaditaja

"LatvieSi pasaulé - muzejs un pétniecibas centrs"
talr. 29175510

www.lapamuzeijs.lv




From: Aija Mazsilis <aijamazsilis@me.com>
Subject: Projekts L.LFO9MO03, Muzeja "Latviesi pasaule”
Date: 2009. gada 15. septembris 21:15:57 GMT-04:00
To: Tija Karkle <LFkasieris@gmail.com>, Valdis Berzin$ <L Fpriekssedis @gmail.com>

Mila Tija un Valdi--

Kautgan summas mazliet atskiras no projekta iesnieguma ietvariem, esmu sanemusi vajadzigas kvites sakara ar Auliciemas
iesniegto projektu. Neesmu redzejusi brosuru, bet saprotu, ka tada ir un kad Jus to apgalvojat.

Ja Valdis so vel nav iesniedzis, tad Tija, ludzu:

Please use this e-mail as authorization to make a transfer of $2,000.00 to Marianna Auliciema, personal code 170472-12600

to SEB bank, Krasta iela 105, Riga LV 1019, Latvia, tel number 80008009

Account LV65UNLA0050000571884, SWIFT:UNLALV2X

All the necessary receipts have been received, but we will require a copy of the brochure for our archives. With this transfer, project
LFO9MO3 can be considered closed.

Thank you, Tija.

Aija



From: Marianna Auliciema <auliciema@gmail.com>
Subject: Fwd: Par projektu "Muzeja 'Latviesi pasaulé' - biroja un kratuves izveido$ana un popularizé$ana
Date: 2009. gada 14. augusts 05:47:00 GMT-04:00
To: Ifvietnieks@gmail.com
[ 2 3 Attachments, 2,6 MB

Labdien!

Es gribéju jautat, vai mans 26. junija epasts bija sanemts (I0dzu skatities apak$a), un ja ta, tad vai vajag sniegt kadu papildus
informaciju atskaitei?

Ar cienu un gaidot Jasu atbildi,
Marianna Auliciema

---------- Forwarded message ----------

From: Marianna Auliciema <auliciema@gmail.corn>

Date: 2009/6/26

Subject: Par projektu "Muzeja 'LatviesSi pasaulé' - biroja un kratuves izveido$ana un popularizé$ana
To: lfvietnieks@gmail.com

Labdien!

Nosuatu informaciju par LF atbalstita projekta "Muzeja "Latvie$i pasaulé" - biroja un kratuves izveido$ana un popularizésana"
maksajumiem. Pielikuma ir rékini par brosaras druku un biroja mébelu iegadi, ka arT Jura Zalana apliecinajums par sanemto
atlidzibu izpildot biroja administratora darbu. Rékins par bukletu ir nedaudz mazaks ka bija planots, bet mébelu iegades r&kins
lielaks. Tomér kopéja projektam iztéréta summa nemainas, tapéc ceru, ka ar $Tm nelielajam izmainam nebas problemu. Rekins par
bukleta druku ir datéts 29. aprTl1, kad veél nezindjam par LF Iémumu, bet mums bija nepiecie§ams sagatavot bukletu uz ALAs
kongresu maija méne$a sakuma un tadel nevaréjam gaidit LF apstiprinajumu.

Ladzu LF pieskirtos ITdzek|us ($2000) parskaitTt uz sekojosu kontu:

1. Marianna Maija Auliciema, p.k. 170472-12600

2. SEB hanka, Krasta iela 105, Riga, LV 1019, Latvija, talr. 80008009

3. Konta nr: LV65UNLAO050000571884, SWIFT: UNLALV2X

Ladzu ievérot, ka Sis konts ir cits neka bija pieteikts LF projekta pieteikuma.

Pateicos LatvieSu fondam par vertigo atbalstu "Latvie$i Pasaulé - muzejs un pétniecibas centra" tapsana.
Ar cienu,

Marianna Aulic
“Latviesi pasaulg - muzejs un pétniecibas centrs”

talr. +371 29175510
www.lapamuzeijs.lv

Marianna Auliciema

Biroja vaditaja

"Latvie&i pasaulé - muzejs un pétniecibas centrs"
talr. 29175510

www.lapamuzeijs.lv
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